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RE: Aclaración Estado de cuenta TV SATELEITE ARAUCA

Maria Camila Gonzalez Lopera <mgonzalezl@mintic.gov.co>
Mié 20/04/2022 22:48
Para: Rafael Andres Ayure del Vasto <rayure@mintic.gov.co>
CC: Flor Angela Castro Rodriguez <fcastro@mintic.gov.co>;Fernanda Orjuela Casas <forjuela@mintic.gov.co>;Daidy Dayana
Gallo Avendaño <dgallo@mintic.gov.co>

Cordial saludo, 

En atención a su solicitud, le informo que en el Acta No. 24 del 16 de septiembre de 2019, la ya liquidada
ANTV entrego saldos iniciales por $284.153.088 donde se incluían 158 obligaciones con corte a julio del
2019, sin embargo, la diferencia del valor del Acta ya mencionada al saldo de cartera de
las Obligaciones pendientes a Cargo del Operador del memorando 222029874 del 30 de marzo de
2022, se encuentra en que el operador realizo pagos a la obligación N° 816-868 y después de ajustes a
la obligación No. 817-19* se tiene un valor de $19.949.350, por lo que restando este valor queda
un saldo por pagar de $264.203.738, 

Ahora cabe resaltar, que después del Acta No. 24 del 16 de septiembre de 2019, el operador presento
las autoliquidaciones correspondientes a julio, agosto y septiembre del 2019, las cuales suman un valor
de $ 3.125.504, por lo tanto, esto nos lleva a la conclusión de que el operador adeuda obligaciones por
un valor de capital de $267.329.242.


Para mayor detalle, incluyo cuadro:

Valor del Acta N° 24  $         284.153.088
Pagos a la obligación N°
816-868   $           19.925.368

Disminución de indexación
a la multa N° 817-19   $                    23.982

TOTAL  $         264.203.738
Autoliquidaciones de jul-
sep 2019  $              3.125.504

TOTAL DEUDA CAPITAL  $         267.329.242

* Disminución el valor de la indexación a la multa registrada con tipo de operación No. 817-19 por valor de $
23.982

Atentamente, 


MARIA CAMILA GONZALEZ L.
Grupo Interno de Trabajo de Cartera

Tel. + (601) 344 34 60 – Ext 4537
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12 y 13
Código postal: 111711 - Bogotá D.C. – Colombia
www.mintic.gov.co
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De: Rafael Andres Ayure del Vasto <rayure@mintic.gov.co>

Enviado: miércoles, 20 de abril de 2022 12:52 p. m.

Para: Maria Camila Gonzalez Lopera <mgonzalezl@mintic.gov.co>

Cc: Flor Angela Castro Rodriguez <fcastro@mintic.gov.co>; Fabiola Tellez Fontecha <ftellez@mintic.gov.co>;
Fernanda Orjuela Casas <forjuela@mintic.gov.co>; Daidy Dayana Gallo Avendaño <dgallo@mintic.gov.co>

Asunto: RE: Aclaración Estado de cuenta TV SATELEITE ARAUCA
 
Buena tarde Maria Camila,

Espero que te encuentres bien, agradezco la respuesta dada sobre la diferencia, pero nos surge unas
dudas en la respuesta dada ya que no nos cuadra los valores que nos relacionas, es por eso que por
favor necesitamos una reunión contigo los más pronto posible, ya que se tiene reunión hoy a las 2:00
pm con la Subdirección de contratación para mirar ese tema. 

Quedamos atentos.

Cordial Saludo,

Rafael Andrés Ayure D
Dirección de Industria de Comunicaciones
Tel. + (571) 344 34 60 
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12 y 13
Código postal: 111711 - Bogotá D.C. - Colombia
www.mintic.gov.co

De: Maria Camila Gonzalez Lopera <mgonzalezl@mintic.gov.co>

Enviado: miércoles, 20 de abril de 2022 11:53 a. m.

Para: Rafael Andres Ayure del Vasto <rayure@mintic.gov.co>

Cc: Flor Angela Castro Rodriguez <fcastro@mintic.gov.co>; Fabiola Tellez Fontecha <ftellez@mintic.gov.co>;
Fernanda Orjuela Casas <forjuela@mintic.gov.co>; Daidy Dayana Gallo Avendaño <dgallo@mintic.gov.co>

Asunto: RE: Aclaración Estado de cuenta TV SATELEITE ARAUCA
 
Cordial saludo Rafael, 

En atención a su solicitud, le informo que en el Acta No. 24 del 16/09/2019 la ANTV liquidada entrego
saldos iniciales por $284.153.088 donde se incluían 158 obligaciones con corte a julio del 2019, sin
embargo, la diferencia del valor del Acta al estado de cuenta, se encuentra en que el operador realizo
ciertos pagos a la obligación con tipo de operación N° 816-868, por el valor de $19,925,368  (el valor
inicial era por $ 33,349,748),  quedando así un valor restante de $264,203,738, si le suman a este valor
las autoliquidaciones correspondientes a julio, agosto y septiembre del 2019 por $ 31,255,504 (No están
incluidas en el Acta ya que fueron posteriores a ella) nos da un valor de $267,329,242 el cual es el que
se presenta en el estado de cuenta enviado. 
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Atentamente, 

MARIA CAMILA GONZALEZ L.
Grupo Interno de Trabajo de Cartera

Tel. + (601) 344 34 60 – Ext 4537
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12 y 13
Código postal: 111711 - Bogotá D.C. – Colombia
www.mintic.gov.co

De: Rafael Andres Ayure del Basto <rayure@mintic.gov.co>

Enviado: jueves, 7 de abril de 2022 6:04 p. m.

Para: Maria Camila Gonzalez Lopera <mgonzalezl@mintic.gov.co>

Cc: Flor Angela Castro Rodriguez <fcastro@mintic.gov.co>; Fabiola Tellez Fontecha <ftellez@mintic.gov.co>;
Fernanda Orjuela Casas <forjuela@mintic.gov.co>

Asunto: Aclaración Estado de cuenta TV SATELEITE ARAUCA
 
Buenas tardes Maria Camila,

Espero que te encuentres bien, por otro lado, te pido tu acostumbrada colaboración dado que la Sub-
Dirección de Gestión Contractual, nos solicita aclaración del Estado de Cuenta, de la cual se adjunta, con
corte a 29/04/2022 de TV SATELITE ARAUCA LTDA, así:

En las obligaciones pendientes de los items:

LIQUIDACIONES - ACUERDO DE PAGO: $232.138.683
AUTOLIQUIDACIONES:                             $  34.008.548
RESOLUCIONES SANCIÓN:                       $    1.182.011
TOTAL                                                          $267.329.242
 (Nota: este valor concuerda con la ficha resumen del memorando 222029874, 2. Obligaciones
pendientes a cargo del operador, Acuerdo de Pago $267.329.242. se adjunta memorando.)

Ahora bien, en las observaciones del estado de cuenta, se menciona: "(...)Mediante Acta No. 24 del
16/09/2019 la ANTV liquidada entrego saldos iniciales por $ 284.153.088(...)"

Por lo anterior, se solicita aclaración de esta diferencia por valor de $16.823.846, ya que se encuentra en
revisión el Acta final de liquidación del operador TV SATELITE ARAUCA LTDA EN LIQUIDACIÓN y se tiene
esta observación pendiente por parte de Adriana Katerine Lopez Rodriguez, de la Subdirección de
Gestión Contractual.

Quedo atento a cualquier comentario adicional.

Cordial Saludo,
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Rafael Andrés Ayure D
Dirección de Industria de Comunicaciones
Tel. + (571) 344 34 60 
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12 y 13
Código postal: 111711 - Bogotá D.C. - Colombia
www.mintic.gov.co

Declinación de responsabilidades 

Para más información haga clic aquí
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